MAYEUX Ingrid

De: DEMETS Jean francois <jeanfrancois.demets@]lyreco.com>
Envoyé: mercredi 29 janvier 2020 11:16

A: LYRECO Customer care

Cc: MAYEUX Ingrid

Objet: RE: Facture 2066533576 du 31/12/2019 [Ticket#2020012760001547]
Bonjour,

Pourriez-vous envoyer la facture complémentaire en lien avec le manquant directement vers Mme Mayeux (pas
d’envoi en fin de mois SVP).

Cordialement « Met vriendelijke groeten < Best regards

Jean-Francois Demets
National Account Manager Public BeLux

Lyreco

M. +32 474.29.10.14 - www.lyreco.be
Rue du fond des fourches 20 + 4041 Vottem < Belgium
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De : MAYEUX Ingrid [mailto:ingrid.mayeux@spw.wallonie.be]

Envoyé : mercredi 29 janvier 2020 09:32

A : DEMETS Jean francois <jeanfrancois.demets@Ilyreco.com>

Objet : RE: Facture 2066533576 du 31/12/2019 [Ticket#2020012760001547]

Bonjour Monsieur Demets,

Vous pouvez m’envoyer la facture complémentaire par mail. Je vous remercie.
Cordialement,
IMayeux

De : DEMETS Jean francois <jeanfrancois.demets@Ilyreco.com>

Envoyé : mardi 28 janvier 2020 16:51

A : BELUX Corporate Customer <cad.be@lyreco.com>; MAYEUX Ingrid <ingrid.mayeux@spw.wallonie.be>
Objet : TR: Facture 2066533576 du 31/12/2019 [Ticket#2020012760001547]

Bonjour,
Pourriez-vos faire le manquant de la référence 5416589 6 fois et faire livrer demain.
Bonjour Madame Mayeux,

Afin d’éviter de multiplier les documents, pourrions-nous vous envoyer la facture complémentaire par mail pour
mettre celles-ci au paiement ?

Cordialement  Met vriendelijke groeten < Best regards
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Jean-Francois Demets
National Account Manager Public BeLux

Lyreco

M. +32 474.29.10.14 - www.lyreco.be
Rue du fond des fourches 20 « 4041 Vottem < Belgium
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(BE) » @: customer.lu@lyreco.com (LUX)
---- Message transféré par MAYEUX Ingrid <ingrid.mayeux@spw.wallonie.be> ---

De: MAYEUX Ingrid <ingrid.mayeux@spw.wallonie.be>

A: BELUX Corporate Customer <cad.be@lyreco.com>
ReplyTo: MAYEUX Ingrid <ingrid.mayeux@spw.wallonie.be>
Sujet: Facture 2066533576 du 31/12/2019

Date: 27.01.2020 09:40:41 (Europe/Amsterdam)

Bonjour,

Nous recevons la facture dont question sous rubrique pour un montant de 90,75 €. Merci de
nous communiquer pourquoi le montant est différent de celui du bon de commande ?

Bien a vous,

IMayeux

---- Fin du message tranféré ---

---- Fin du message tranféré ---
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